# 广东伊之密精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司 对减持计划进行部分调整的公告

持股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司持 股5%以上股东新余市伊川投资管理有限公司(以下简称"伊川公司")的《调 整股份减持计划的告知函》。由于公司近期股份出现非理性下跌,为提振市场 信心,明确投资者的预期,伊川公司拟对2018年1月23日披露的减持计划(以 下简称"减持计划")(详见公司2018-005号公告)进行调整。具体情况如下:

## 伊川公司减持计划的主要内容

伊川公司于2018年1月23日披露减持计划,减持计划的主要内容如下:伊 川公司计划在本减持计划公告披露日起6个月内以集中竞价和大宗交易方式 减持本公司股份。其中,通过证券交易所集中竞价方式减持的,将在本公告 披露后的15个交易日后开始减持:通过大宗交易方式进行减持的,将在本公 告披露后的3个交易日后开始减持。本次计划减持数量不超过2,446.2万股(即 不超过公司总股本比例的5.6625%)。其中,通过证券交易所集中竞价方式减 持的,累计减持总数不超过788.2万股(占总股本比例的1.8245%)且在任意 连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%:通过大宗交 易方式进行减持的,累计减持总数不超过1,658万股(占总股本比例的3.8380%) 且在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。大宗 交易对象分别为高潮先生、黎前虎先生、余壮志先生、李业军女士、张新华 先生、胡升东先生、熊永林先生和景友燕先生,交易股份数分别不超过310 万股、258万股、266万股、258万股、206万股、154万股、103万股、103万股。

以上大宗交易对象均为伊川公司的股东,其通过大宗交易购买的上述股份按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定六个月内不得转让。此外,高潮先生为公司现任的董事,其通过大宗交易购买的上述股份在六个月后减持的,需要继续遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

#### 二、伊川公司减持计划的实施情况

截止本公告披露日,伊川公司持有公司29,322,540股,占公司总股本比例6.79%。减持计划披露后,伊川公司共减持1150.2万股,占公司总股本比例2.6625%。其中,通过大宗交易方式减持794万股,占公司总股本比例1.8380%;通过证券交易所集合竞价方式减持356.2股,占公司总股本比例0.8245%。

截至本公告披露日,伊川公司严格按照计划减持,亦未出现违反承诺的行为,本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

### 三、公司对减持计划的调整情况

按照减持计划的实施情况,伊川公司还可以在7月23日前,通过大宗交易减持864万股,通过证券交易所集合竞价方式减持432万股。由于公司近期股价出现非理性下跌,为提振市场信心,明确投资者的预期,伊川公司决定对减持计划作出以下调整:

- 1、从本公告披露日起至减持计划结束止,伊川公司不再通过集合竞价方式减持公司股份,减持计划剩余的拟通过证券交易所集合竞价方式减持的432万股减持额度,不再继续实施。
- 2、减持计划的其他内容不变。

#### 四、减持计划调整对公司的影响

伊川公司对减持计划的调整决定,经过伊川公司股东慎重考虑和充分讨 论,对减持计划进行调整的主要目的是为了提振市场信心,明确投资者的预 期,减少集合竞价减持行为对二级市场可能产生的冲击,不存在损害公司及投资者利益的情形。

特此公告

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2018年4月24日